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Permohonan pemuatan artikel dalam Jil fahoo/Sent ¥

Thu, Apr 30, 2015 at 1003 PM ¥

il

EM emmanuel manangkalangi <¢_manangkalangi2012 @yahoo.com>
To: iktiologi_indonesia@yaheco.co.id
Cc: mf_rahardjo@yahoo.com

Kepada Yth.
Editor Jurnal Iktiologi Indonesia

Salam sejahtera,

Melalu email ini saya saya mengajukan permohonan agar kiranya artikel yang berjudul "Potensi ikan pelangi arfak
(Melanotaenia arfakensis Allen 1990) sebagai biokontrol larva nyamuk™ dapat dimuat dalam Jurnal Iktiologi Indonesia
(terlampir). Demikian permohonan saya, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Emmanuel Manangkalangi

@)

E Manangk....docx

Bls: Permohonan pemuatan artikel dalam JII 3 Yahoo/Sent ¥

@yahoo.co.id> = Mon, May 4, 20153t 10:02 AM ¥

‘y Iktiologi Indonesia <ikticlogi_indones
1 To: e_manangkalangi2013@yahco.com

Bpk Emmanuel Manangkalangi.
Naskah anda sudah kami terima untuk kami proses lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Salam,
Penjunting

3 @yahoo.com> B Mon, May 4, 20153t 1128 AM V%

EM emmanuel manangkalangi <e_manangkalangi2(
To: iktiologi_indonesia@yahoo.co.id

Kepada Yth.
Editor Jurnal Iktiologi Indonesia

Selamat pagi dan salam sejahtera,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga artikel kami dapat diproses lebih lanjut.
Hormat saya,

Emmanuel Manangkalangi




Tue, May 5,2015 at 11:49 AM Y%

il

EM emmanuel manangkalangi <¢_manangkzalangi2013@yahoo.com>
To: iktiologi_indonesia@yahoo.co.id

Kepada Yth.
Editor Jurnal Iktiologi Indonesia

Selamat pagi dan salam sejahtera,
Mohon maaf, semoga artikel kami belum diproses lebih lanjut, setelah diperiksa kembali ternyata ada kesalahan dalam

penempatan sub bab Potensi sebagai biokontrol terhadap larva nyamuk dalam artikel yang dikirimkan sebelumnya.
Bersama email ini saya Kirimkan perbaikannya. Terima kasih.

Hormat saya,
Emmanuel Manangkalangi

Hormat saya,

Emmanuel Manangkalangi

E Manangk....docx

Perbaikan Artikel (Potensi Biokontrol) untuk JII Yahoo/Sent v¢

=

EM emmanuel manangkalangi <e_manangkalangi2012 @yahoo.com> =  Mon Jul13,2015at 137 PM ¥
To: iktiologi_indonesia@yahoo.co.id
Ce: mf_rahardjo@yahoo.com

Kepada Yth.
Penyunting Jurnal Iktiologi Indonesia

Salam sejahtera dan selamat siang.

Penulis menyampaikan terima kasih berkenaan dengan koreksi artikel kami yang telah dikirimkan pada tanggal 9 Juni
2015. Melalui email ini kami mengirimkan hasil perbaikan yang telah dikerjakan. Terima kasih atas bantuan yang telah
diberikan.

Hormat saya,
Emmanuel Manangkalangi.

Catatan:

- Hasil perbaikan kami beri tanda warna hijau dalam teks,

- penulisan nama spesies dalam teks dan Gambar 3 dan 4 juga telah diperbaiki,

- beberapa kesalahan dalam penempatan tanda hubung juga coba kami perbaiki,

- duplikasi paragraf kedua dalam sub bab Koleksi dan aklimatisasi contoh ikan juga telah kami hilangkan, dan
- perbaikan dua pustaka acuan.

03 Emman... .docx
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Bls: Perbaikan Artikel (Potensi Biokontrol) untuk JII 1a1a0/ Do

¢

V Iktiologi Indonesia <iktiologi_indonesia@yahoo.co.id> = Tue Jul 14,2015 at 12:33 AM k¢
| To: e_manangkalangi2013@yzhco.com
Terima kasih, perbaikan sudah kami terima.
Penyunting
> Show original message
Tagihan biaya Jurnal Iktiologi Indonesia Volume 15 No 2 (Juni 2015) Yahoo/Sent 17
= Sat, Jan 9, 2016 at 7:42 AM ¥

EM emmanuel manangkalangi <¢_manangkalangi2013@yahoo.com>
To: Randex06_big@yahoo.co.id, lukysembel76@gmail.com, simonleatemia@yahoo.com,
tresiadaz@yahoo.com
Dear Teman-Teman
Selamat pagi dan salam sejahtera
Melalui emall ini saya teruskan, pemberitahuan dari pengelola Jurnal |ktiologi Indonesia mengenai biaya cetak artikel
kita yang telah dimuat dalam Volume 15 No 2 (Juni 2015) sebagai berikut.

Kepada Yth.

Bapak Emmanuel Manangkalangi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya makalah Bapak pada Jurnal lktiologi Indonesia Volume 15 Nomor 2, bulan
Juni 2015 kami mohon agar Bapak berkenan segera mentransfer biaya penerbitan untuk makalah tersebut.
Rincian dan alamat transfer kami lampirkan pada surat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Salam

Redaksi Jurnal lktiologi Indonesia

‘i‘ Download all attachments as a zip file

B

Surat tagiha... .pdf 20160108_16... .jpg 20160108_16... .jpg




Biaya Penerbitan JIl 15(2) 2 Yahoo/Sent ¥

‘V Iktiologi Indonesia <iktiologi_indonesia@yzhoo.co.id> = QD Mon, Jan4, 2016 at 408 PM Yr
L To: e_manangkalangi2013@yahoo.com, emmanuel_manangkalangi@yahoo.com

Kepada Yth.

Bapak Emmanuel Manangkalangi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya makalah Bapak pada Jurnal lktiologi Indonesia Volume 15 Nomor 2, bulan Juni
2015 kami mohon agar Bapak berkenan segera mentransfer biaya penerbitan untuk makalah tersebut. Rincian dan
alamat transfer kami lampirkan pada surat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Salam

Redaksi Jurnal Iktiologi Indonesia

Surat tagiha... .pdf
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Nomor 1 15-2/J11/V/2016 Cibinong, 4 Januari 2016
Hal : Penyampaian biaya cetak artikel
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bpk. EMMANUEL MANANGKALANGI
di

Tempat

Kami sampaikan bahwa artikel Bapak berjudul ” Potensi ikan pelangi arfak
(Melanotaenia arfakensis Allen 1990) sebagai biokontrol larva nyamuk)” telah

dimuat dan diterbitkan pada Jurnal Iktiologi Indonesia Volume 15 Nomor 2, Juni 2015.
Jurnal dan cetak lepas akan kami kirimkan setelah Bapak melunasi beban biaya dengan
rincian:

biaya cetak (5 halaman pertama) Rp. 750.000
halaman tambahan 5 hal x Rp. 50.000 Rp. 250.000
Halaman tambahan 1 hal x Rp. 10.000 Rp. 10.000
halaman warna Rp. 0
Jumlah Rp. 1.010.000
biaya kirim Rp. 50.000
Total pembayaran Rp. 1.060.000

Satu juta enam puluh ribu rupiah

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Masyarakat IRtiologi Indonesia,
Bank BRI Cabang Bogor nomor 0012-01-008741-53-4 a.n. Haryono paling lambat
tanggal 14 Januari 2016.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih serta kami menantikan naskah-naskah
Bapak berikutnya.

Hormat Kami,
Ketua Dewan Editor

car o ditands .
M.F. Rahardjo

Catatan:
Setelah melakukan pembayaran hendaknya salinan bukti pembayaran dapat dikirimkan melalui surat
elektronik editor JII



D Mon, Jan 18, 2016 at 12:02 PM *

il

EM emmanuel manangkalangi <e_mzanangkalangi2012@yahoo.com>
To: iktiologi_indonesia@yahco.co.id

Kepada Yth.
Pengelola Jurnal Iktiologi Indonesia

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Melalui emall ini, kami selaku penulis mengirimkan bukti biaya cetak artikel dan biaya pembelian JIl sebesar Rp.
1.560.000 (terlampir) dengan perincian:

1. Biaya cetak artikel "Potensi ikan pelangi arfak ..... JIl Vol. 15 No. 2 sebesar Rp. 1.060.000,

2. Biaya pembelian 4 eksemplar JIl Vol. 15 No. 2 sebesar Rp. 400.000, dan

3. Biaya pembelian 1 eksemplar JIl Vol. 15 No. 1 sebesar Rp. 100.000.

Disampaikan terima kasih, atas bantuan dan pelayanan dari Pengelola Jurnal Iktiologi Indonesia.

Hormat kami,
Penulis artikel

> Show original message
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